
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN EDREMİT/VAN TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI75 75 741 47267

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,70 5 4 3,99 5 3 4,34 4 4 2,58 6 7 3,07 7 9 4,33 36 34 25,01 271,970

Okul Ortalaması 9 9 5,66 6 4 4,34 6 4 4,36 2 5 0,56 5 11 1,06 7 10 3,36 33 42 19,34 251,480

KATILIMLAR

1 142 ZİLAN DEMİ BAŞ 7D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 12 4 10,67 13 6 11,00 68 17 62,34 397,528 1 1 1 13 3458
% 7,32

2 148 ECRİN KARAKAYA 7D 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 11 5 9,33 14 5 12,33 64 20 57,32 382,041 2 2 2 20 4667
% 9,87

3 344 SONER KÖKLÜ  14 4 12,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 4 1,67 14 2 13,33 12 5 10,33 59 19 52,67 377,493 1 3 3 25 5082
% 11

4 330 ASMİNCANTEMİZ 7B 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 6 2,00 4 8 1,33 16 4 14,67 58 24 50,00 362,180 1 4 4 35 6575
% 14

5 418 ÖZNUR TİNİÇ 7D 12 8 9,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 4 3,67 9 5 7,33 14 1 13,67 58 20 51,33 359,635 3 5 5 42 6838
% 14

6 42 VİYAN ÇİÇEK 7D 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 4 2,67 9 8 6,33 11 7 8,67 54 28 44,67 337,955 4 6 6 65 9446
% 20

7 146 BAVER AKBALIK 7D 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 7 7 4,67 9 10 5,67 56 26 47,34 336,900 5 7 7 69 9586
% 20

8 205 ZÜLEYHA BİLEN 7E 13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 2 3,33 4 12 0,00 11 7 8,67 50 29 40,34 314,241 1 8 8 107 13005
% 28

9 155 MERYEM ŞAHİN 7D 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 2 3,33 3 8 0,33 12 5 10,33 47 27 37,99 314,121 6 9 9 108 13022
% 28

10 171 ZEYNEP ALTINTAŞ 7D 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 1 6 -1,00 5 8 2,33 11 9 8,00 47 33 36,00 311,213 7 10 10 115 13519
% 29

11 5 ŞEMLAN ÖMEROĞLU 7A 12 7 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 6 9 3,00 9 10 5,67 50 31 39,68 309,829 1 11 11 119 13776
% 29

12 198 RUKİYE İDRAK 7E 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 2 2 1,33 5 3 4,00 3 6 1,00 39 22 31,66 297,247 2 12 12 147 16023
% 34

13 44 DILDA DARA 7B 11 8 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 4 1,67 3 9 0,00 8 11 4,33 43 34 31,67 282,252 2 13 13 186 18856
% 40

14 191 NUJİYAN GÜMÜ Ş*Ş 7E 13 5 11,33 6 3 5,00 8 2 7,33 0 3 -1,00 1 8 -1,67 8 7 5,67 36 28 26,66 281,059 3 14 14 195 19119
% 40

15 220 ZINAR GÜNEŞ 7D 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 4 1,67 3 14 -1,67 9 11 5,33 42 42 28,00 279,937 8 15 15 201 19379
% 41

16 94 V İ Y A N B A B A T 7D 9 8 6,33 4 5 2,33 4 5 2,33 1 6 -1,00 6 8 3,33 11 7 8,67 35 39 21,99 279,036 9 16 16 206 19596
% 41

17 53 MELEK ÖZDEMİR 7A 10 9 7,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 6 11 2,33 9 10 5,67 41 44 26,33 278,771 2 17 17 209 19663
% 42

18 158 ESMANUR KÖKLÜ 7C 9 9 6,00 4 5 2,33 7 3 6,00 2 1 1,67 5 6 3,00 8 8 5,33 35 32 24,33 273,402 1 18 18 226 20743
% 44

19 120 ESMANUR ALKAN FB 7B 11 9 8,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 0 2,00 7 10 3,67 7 12 3,00 35 43 20,67 267,338 3 19 19 256 21974
% 46

20 160 İLVAN ŞAHİN 7D 11 8 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 6 1,00 4 12 0,00 8 9 5,00 37 44 22,33 267,219 10 20 20 257 21999
% 47

21 11 NURHAK AKKAYA 7D 10 8 7,33 6 3 5,00 4 5 2,33 1 5 -0,67 5 8 2,33 6 5 4,33 32 34 20,65 266,185 11 21 21 261 22212
% 47

22 206 ZÜHRE SİBAK 7E 11 9 8,00 8 1 7,67 7 3 6,00 1 2 0,33 7 13 2,67 5 15 0,00 39 43 24,67 265,525 4 22 22 263 22343
% 47

23 101 ŞEYMA KOÇİ 7B 8 10 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 0 1 -0,33 7 9 4,00 7 9 4,00 34 37 21,67 264,052 4 23 23 271 22684
% 48

24 341 AZRA YORĞUN 7C 11 7 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 2 0,33 4 10 0,67 5 9 2,00 34 35 22,34 263,184 2 24 24 278 22872
% 48

25 0 KB D*R TOI* 7 9 5 7,33 6 2 5,33 7 3 6,00 2 3 1,00 3 1 2,67 27 14 22,33 262,161 1 25 25 281 23104
% 49

26 117 CEREN OKTAY 7C 9 11 5,33 4 6 2,00 8 2 7,33 4 8 1,33 7 9 4,00 32 36 19,99 257,378 3 26 26 304 24074
% 51

27 149 CENNET ÖZDEMİR 7D 9 10 5,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 6 0,00 6 9 3,00 4 13 -0,33 37 42 23,01 257,216 12 27 27 305 24100
% 51

28 0 YUSUF İNCE  7 5 5,33 3 2 2,33 3 2 2,33 3 0 3,00 3 10 -0,33 8 4 6,67 27 23 19,33 256,874 2 28 28 309 24166
% 51

29 70 OSMAN ÖZTÜRK 7B 8 9 5,00 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 5 13 0,67 5 9 2,00 38 41 24,34 256,311 5 29 29 315 24280
% 51

30 176 BEYTULLAH SÖNÜK FB7E 8 11 4,33 7 3 6,00 6 3 5,00 0 7 -2,33 5 8 2,33 7 9 4,00 33 41 19,33 255,981 5 30 30 318 24349
% 52

31 25 EYÜP ALİ ÜRGÜN 7B 7 11 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 5 0,33 4 11 0,33 11 8 8,33 33 46 17,65 254,899 6 31 31 326 24582
% 52

32 55 SAMET ERBAY 7A 8 10 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 11 3,33 6 13 1,67 36 49 19,67 253,208 3 32 32 334 24972
% 53

33 346 HİRANUR SEVİK GS 7C 9 9 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 0 4 -1,33 4 12 0,00 7 10 3,67 33 42 19,01 252,802 4 33 33 335 25047
% 53
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN EDREMİT/VAN TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI75 75 741 47267

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,70 5 4 3,99 5 3 4,34 4 4 2,58 6 7 3,07 7 9 4,33 36 34 25,01 271,970

Okul Ortalaması 9 9 5,66 6 4 4,34 6 4 4,36 2 5 0,56 5 11 1,06 7 10 3,36 33 42 19,34 251,480

KATILIMLAR

34 37600 BERJİN BJK BJK 7D 9 7 6,67 6 3 5,00 4 4 2,67 2 8 -0,67 5 12 1,00 6 9 3,00 32 43 17,67 252,747 13 34 34 336 25064
% 53

35 2008 FATİH JR 7A 9 8 6,33 6 3 5,00 5 3 4,00 3 5 1,33 1 10 -2,33 9 11 5,33 33 40 19,66 252,298 4 35 35 340 25154
% 53

36 0 RUKİYE BUL T  8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 35 55 16,66 250,865 3 36 36 348 25486
% 54

37 144 BARAN OSAL 7D 7 13 2,67 6 3 5,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 35 54 17,00 250,807 14 37 37 349 25500
% 54

38 41 YUSUF BAYDEMİR 7A 5 15 0,00 3 7 0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 11 9 8,00 7 13 2,67 34 56 15,34 249,278 5 38 38 361 25841
% 55

39 451 AZRA DEMİR 7A 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 15 -1,00 8 12 4,00 38 51 21,01 248,063 6 39 39 366 26123
% 55

40 358 BİRGÜ  TOM* 7E 10 9 7,00 7 2 6,33 7 2 6,33 0 2 -0,67 2 11 -1,67 5 9 2,00 31 35 19,32 247,909 6 40 40 367 26161
% 55

41 39 YUSUF ÇETİN 7A 8 8 5,33 5 5 3,33 8 1 7,67 2 8 -0,67 2 15 -3,00 9 10 5,67 34 47 18,33 247,669 7 41 41 369 26221
% 55

42 0 A S* ** S E 7B 7 11 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 4 -0,33 1 6 -1,00 6 7 3,67 31 32 20,34 246,062 7 42 42 377 26599
% 56

43 145 BERFİN KIZILTAŞ 7D 8 12 4,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 2 1,33 1 5 -0,67 6 12 2,00 32 36 19,99 243,165 15 43 43 395 27277
% 58

44 380 BEDİRHANTIRAKGÖZ  9 9 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 12 0,00 5 13 0,67 33 49 16,67 240,702 4 44 44 407 27881
% 59

45 134 MEHMET SALİH EROL 7C 6 13 1,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 13 1,67 8 12 4,00 34 54 16,00 240,489 5 45 45 408 27942
% 59

46 60 AYLİN KÖKLÜ 7B 8 12 4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 0 8 -2,67 4 9 1,00 7 12 3,00 30 50 13,33 238,850 8 46 46 418 28327
% 60

47 29 YUSUF İLTER 7A 3 13 -1,33 8 2 7,33 6 2 5,33 2 4 0,67 4 9 1,00 7 6 5,00 30 36 18,00 237,174 8 47 47 431 28754
% 61

48 109 BERFİN DÜRMÜŞ 7C 9 10 5,67 5 3 4,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 14 -1,67 4 14 -0,67 34 48 17,99 235,163 6 48 48 439 29231
% 62

49 208 UĞUR ÇEPE 7E 8 11 4,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 1 -0,33 4 13 -0,33 9 10 5,67 26 50 9,34 234,904 7 49 49 440 29297
% 62

50 188 NAZAR GÖKHAN 7E 8 9 5,00 6 2 5,33 5 3 4,00 0 2 -0,67 2 6 0,00 2 6 0,00 23 28 13,66 231,956 8 50 50 458 30015
% 64

51 49 HAVVA TOMAY 7A 7 7 4,67 5 4 3,67 6 3 5,00 0 3 -1,00 3 8 0,33 4 11 0,33 25 36 13,00 231,926 9 51 51 459 30022
% 64

52 343 ADAR NUMAŞ 7D 6 8 3,33 5 4 3,67 5 4 3,67 2 4 0,67 6 10 2,67 3 11 -0,67 27 41 13,34 231,908 16 52 52 460 30025
% 64

53 184 İSHAK  ÜSTÜN GS 7E 9 11 5,33 5 4 3,67 6 3 5,00 0 5 -1,67 3 11 -0,67 4 12 0,00 27 46 11,66 228,190 9 53 53 483 31005
% 66

54 153 GÜLBAHAR KIZILTAŞ 7D 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 6 0,00 5 12 1,00 4 15 -1,00 29 55 10,66 227,730 17 54 54 485 31110
% 66

55 223 ŞERVAN RIDVAN PEKER7E 8 10 4,67 5 4 3,67 2 5 0,33 1 4 -0,33 5 10 1,67 3 11 -0,67 24 44 9,34 225,612 10 55 55 494 31663
% 67

56 75 RÜYA TOMAY 7B 7 13 2,67 8 2 7,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 28 42 14,00 224,403 9 56 56 501 31978
% 68

57 46 ZEYNEP YETKİN 7A 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 14 0,33 7 11 3,33 28 59 8,32 222,053 10 57 57 510 32610
% 69

58 215 YALÇIN BAŞKURT 7E 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 28 62 7,33 221,407 11 58 58 514 32793
% 69

59 183 GÖKHAN GÜMÜŞTAŞ 7E 10 10 6,67 3 6 1,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 15 -2,00 4 7 1,67 23 55 4,68 220,016 12 59 59 525 33181
% 70

60 80 ÖMÜR MOHO 7B 6 7 3,67 1 0 1,00 4 4 2,67 0 1 -0,33 3 9 0,00 14 21 7,01 216,011 10 60 60 542 34331
% 73

61 177 BERAT  GÜNDOĞDU GS7E 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 26 64 4,66 215,694 13 61 61 546 34425
% 73

62 65 DİCLE ABİŞ BJK 7C 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 27 63 6,00 215,552 7 62 62 548 34465
% 73

63 359 MERT KIZILTAŞ 7E 9 11 5,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 28 62 7,34 215,314 14 63 63 550 34529
% 73

64 114 C İ V A N B A B A T 7C 9 11 5,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 1 7 -1,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 26 62 5,34 212,837 8 64 64 565 35203
% 74

65 106 BAHAR İTAH 7C 7 12 3,00 7 2 6,33 2 7 -0,33 0 3 -1,00 3 14 -1,67 4 12 0,00 23 50 6,33 209,100 9 65 65 591 36376
% 77

66 24800 MELİSA ALANTAŞ 7E 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 24 65 2,33 202,818 15 66 66 640 38539
% 82
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN EDREMİT/VAN TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI75 75 741 47267

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,70 5 4 3,99 5 3 4,34 4 4 2,58 6 7 3,07 7 9 4,33 36 34 25,01 271,970

Okul Ortalaması 9 9 5,66 6 4 4,34 6 4 4,36 2 5 0,56 5 11 1,06 7 10 3,36 33 42 19,34 251,480

KATILIMLAR

67 86 *** EM 7B 4 15 -1,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 27 62 6,33 199,667 11 67 67 653 39646
% 84

68 363 SAVAŞ KAHRAMAN 7C 3 11 -0,67 4 5 2,33 2 7 -0,33 2 3 1,00 3 13 -1,33 2 2 1,33 16 41 2,33 196,447 10 68 68 665 40705
% 86

69 0 BARAN NUMASM 7E 10 10 6,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 20 -6,67 4 15 -1,00 24 65 2,33 196,338 16 69 69 666 40748
% 86

70 217 ŞİRİN KAR DUMAN 7E 5 11 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 0 4 -1,33 2 18 -4,00 6 14 1,33 21 59 1,33 194,159 17 70 70 682 41501
% 88

71 350 EYLÜL TOMAY 7A 3 14 -1,67 7 3 6,00 8 1 7,67 1 7 -1,33 3 16 -2,33 3 14 -1,67 25 55 6,67 193,238 11 71 71 684 41833
% 89

72 0 ŞN  İ **   İN  7 13 2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 20 70 -3,32 189,679 5 72 72 699 42947
% 91

73 59 AYŞE BILEN 7B 4 15 -1,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 5 0,33 4 11 0,33 4 15 -1,00 19 61 -1,34 187,416 12 73 73 704 43647
% 92

74 0 A*NEA  *A 7A 4 16 -1,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 3 17 -2,67 13 77 -12,66159,933 12 74 74 738 46782
% 99

75 0 YUNUS GÖKALP 7B 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN EDREMİT/VAN TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI75 75 741 47267

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,70 5 4 3,99 5 3 4,34 4 4 2,58 6 7 3,07 7 9 4,33 36 34 25,01 271,970

Okul Ortalaması 9 9 5,66 6 4 4,34 6 4 4,36 2 5 0,56 5 11 1,06 7 10 3,36 33 42 19,34 251,480

SINIF:  

KATILIMLAR

1 344 SONER KÖKLÜ  14 4 12,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 4 1,67 14 2 13,33 12 5 10,33 59 19 52,67 377,493 1 3 3 25 5082
% 11

2 0 YUSUF İNCE  7 5 5,33 3 2 2,33 3 2 2,33 3 0 3,00 3 10 -0,33 8 4 6,67 27 23 19,33 256,874 2 28 28 309 24166
% 51

3 0 RUKİYE BUL T  8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 35 55 16,66 250,865 3 36 36 348 25486
% 54

4 380 BEDİRHANTIRAKGÖZ  9 9 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 12 0,00 5 13 0,67 33 49 16,67 240,702 4 44 44 407 27881
% 59

5 0 ŞN  İ **   İN  7 13 2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 20 70 -3,32 189,679 5 72 72 699 42947
% 91

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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500
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400

LGS
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7 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN EDREMİT/VAN TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI75 75 741 47267

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,70 5 4 3,99 5 3 4,34 4 4 2,58 6 7 3,07 7 9 4,33 36 34 25,01 271,970

Okul Ortalaması 9 9 5,66 6 4 4,34 6 4 4,36 2 5 0,56 5 11 1,06 7 10 3,36 33 42 19,34 251,480

SINIF: 7

KATILIMLAR

1 0 KB D*R TOI* 7 9 5 7,33 6 2 5,33 7 3 6,00 2 3 1,00 3 1 2,67 27 14 22,33 262,161 1 25 25 281 23104
% 49

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN EDREMİT/VAN TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI75 75 741 47267

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,70 5 4 3,99 5 3 4,34 4 4 2,58 6 7 3,07 7 9 4,33 36 34 25,01 271,970

Okul Ortalaması 9 9 5,66 6 4 4,34 6 4 4,36 2 5 0,56 5 11 1,06 7 10 3,36 33 42 19,34 251,480

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 5 ŞEMLAN ÖMEROĞLU 7A 12 7 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 6 9 3,00 9 10 5,67 50 31 39,68 309,829 1 11 11 119 13776
% 29

2 53 MELEK ÖZDEMİR 7A 10 9 7,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 6 11 2,33 9 10 5,67 41 44 26,33 278,771 2 17 17 209 19663
% 42

3 55 SAMET ERBAY 7A 8 10 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 11 3,33 6 13 1,67 36 49 19,67 253,208 3 32 32 334 24972
% 53

4 2008 FATİH JR 7A 9 8 6,33 6 3 5,00 5 3 4,00 3 5 1,33 1 10 -2,33 9 11 5,33 33 40 19,66 252,298 4 35 35 340 25154
% 53

5 41 YUSUF BAYDEMİR 7A 5 15 0,00 3 7 0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 11 9 8,00 7 13 2,67 34 56 15,34 249,278 5 38 38 361 25841
% 55

6 451 AZRA DEMİR 7A 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 15 -1,00 8 12 4,00 38 51 21,01 248,063 6 39 39 366 26123
% 55

7 39 YUSUF ÇETİN 7A 8 8 5,33 5 5 3,33 8 1 7,67 2 8 -0,67 2 15 -3,00 9 10 5,67 34 47 18,33 247,669 7 41 41 369 26221
% 55

8 29 YUSUF İLTER 7A 3 13 -1,33 8 2 7,33 6 2 5,33 2 4 0,67 4 9 1,00 7 6 5,00 30 36 18,00 237,174 8 47 47 431 28754
% 61

9 49 HAVVA TOMAY 7A 7 7 4,67 5 4 3,67 6 3 5,00 0 3 -1,00 3 8 0,33 4 11 0,33 25 36 13,00 231,926 9 51 51 459 30022
% 64

10 46 ZEYNEP YETKİN 7A 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 14 0,33 7 11 3,33 28 59 8,32 222,053 10 57 57 510 32610
% 69

11 350 EYLÜL TOMAY 7A 3 14 -1,67 7 3 6,00 8 1 7,67 1 7 -1,33 3 16 -2,33 3 14 -1,67 25 55 6,67 193,238 11 71 71 684 41833
% 89

12 0 A*NEA  *A 7A 4 16 -1,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 3 17 -2,67 13 77 -12,66159,933 12 74 74 738 46782
% 99
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7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN EDREMİT/VAN TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI75 75 741 47267

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,70 5 4 3,99 5 3 4,34 4 4 2,58 6 7 3,07 7 9 4,33 36 34 25,01 271,970

Okul Ortalaması 9 9 5,66 6 4 4,34 6 4 4,36 2 5 0,56 5 11 1,06 7 10 3,36 33 42 19,34 251,480

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 330 ASMİNCANTEMİZ 7B 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 6 2,00 4 8 1,33 16 4 14,67 58 24 50,00 362,180 1 4 4 35 6575
% 14

2 44 DILDA DARA 7B 11 8 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 4 1,67 3 9 0,00 8 11 4,33 43 34 31,67 282,252 2 13 13 186 18856
% 40

3 120 ESMANUR ALKAN FB 7B 11 9 8,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 0 2,00 7 10 3,67 7 12 3,00 35 43 20,67 267,338 3 19 19 256 21974
% 46

4 101 ŞEYMA KOÇİ 7B 8 10 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 0 1 -0,33 7 9 4,00 7 9 4,00 34 37 21,67 264,052 4 23 23 271 22684
% 48

5 70 OSMAN ÖZTÜRK 7B 8 9 5,00 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 5 13 0,67 5 9 2,00 38 41 24,34 256,311 5 29 29 315 24280
% 51

6 25 EYÜP ALİ ÜRGÜN 7B 7 11 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 5 0,33 4 11 0,33 11 8 8,33 33 46 17,65 254,899 6 31 31 326 24582
% 52

7 0 A S* ** S E 7B 7 11 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 4 -0,33 1 6 -1,00 6 7 3,67 31 32 20,34 246,062 7 42 42 377 26599
% 56

8 60 AYLİN KÖKLÜ 7B 8 12 4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 0 8 -2,67 4 9 1,00 7 12 3,00 30 50 13,33 238,850 8 46 46 418 28327
% 60

9 75 RÜYA TOMAY 7B 7 13 2,67 8 2 7,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 28 42 14,00 224,403 9 56 56 501 31978
% 68

10 80 ÖMÜR MOHO 7B 6 7 3,67 1 0 1,00 4 4 2,67 0 1 -0,33 3 9 0,00 14 21 7,01 216,011 10 60 60 542 34331
% 73

11 86 *** EM 7B 4 15 -1,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 27 62 6,33 199,667 11 67 67 653 39646
% 84

12 59 AYŞE BILEN 7B 4 15 -1,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 5 0,33 4 11 0,33 4 15 -1,00 19 61 -1,34 187,416 12 73 73 704 43647
% 92

13 0 YUNUS GÖKALP 7B 0 0 0,00
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7C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN EDREMİT/VAN TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI75 75 741 47267

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,70 5 4 3,99 5 3 4,34 4 4 2,58 6 7 3,07 7 9 4,33 36 34 25,01 271,970

Okul Ortalaması 9 9 5,66 6 4 4,34 6 4 4,36 2 5 0,56 5 11 1,06 7 10 3,36 33 42 19,34 251,480

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 158 ESMANUR KÖKLÜ 7C 9 9 6,00 4 5 2,33 7 3 6,00 2 1 1,67 5 6 3,00 8 8 5,33 35 32 24,33 273,402 1 18 18 226 20743
% 44

2 341 AZRA YORĞUN 7C 11 7 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 2 0,33 4 10 0,67 5 9 2,00 34 35 22,34 263,184 2 24 24 278 22872
% 48

3 117 CEREN OKTAY 7C 9 11 5,33 4 6 2,00 8 2 7,33 4 8 1,33 7 9 4,00 32 36 19,99 257,378 3 26 26 304 24074
% 51

4 346 HİRANUR SEVİK GS 7C 9 9 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 0 4 -1,33 4 12 0,00 7 10 3,67 33 42 19,01 252,802 4 33 33 335 25047
% 53

5 134 MEHMET SALİH EROL 7C 6 13 1,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 13 1,67 8 12 4,00 34 54 16,00 240,489 5 45 45 408 27942
% 59

6 109 BERFİN DÜRMÜŞ 7C 9 10 5,67 5 3 4,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 14 -1,67 4 14 -0,67 34 48 17,99 235,163 6 48 48 439 29231
% 62

7 65 DİCLE ABİŞ BJK 7C 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 27 63 6,00 215,552 7 62 62 548 34465
% 73

8 114 C İ V A N B A B A T 7C 9 11 5,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 1 7 -1,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 26 62 5,34 212,837 8 64 64 565 35203
% 74

9 106 BAHAR İTAH 7C 7 12 3,00 7 2 6,33 2 7 -0,33 0 3 -1,00 3 14 -1,67 4 12 0,00 23 50 6,33 209,100 9 65 65 591 36376
% 77

10 363 SAVAŞ KAHRAMAN 7C 3 11 -0,67 4 5 2,33 2 7 -0,33 2 3 1,00 3 13 -1,33 2 2 1,33 16 41 2,33 196,447 10 68 68 665 40705
% 86
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7D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN EDREMİT/VAN TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI75 75 741 47267

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,70 5 4 3,99 5 3 4,34 4 4 2,58 6 7 3,07 7 9 4,33 36 34 25,01 271,970

Okul Ortalaması 9 9 5,66 6 4 4,34 6 4 4,36 2 5 0,56 5 11 1,06 7 10 3,36 33 42 19,34 251,480

SINIF: 7D

KATILIMLAR

1 142 ZİLAN DEMİ BAŞ 7D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 12 4 10,67 13 6 11,00 68 17 62,34 397,528 1 1 1 13 3458
% 7,32

2 148 ECRİN KARAKAYA 7D 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 11 5 9,33 14 5 12,33 64 20 57,32 382,041 2 2 2 20 4667
% 9,87

3 418 ÖZNUR TİNİÇ 7D 12 8 9,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 4 3,67 9 5 7,33 14 1 13,67 58 20 51,33 359,635 3 5 5 42 6838
% 14

4 42 VİYAN ÇİÇEK 7D 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 4 2,67 9 8 6,33 11 7 8,67 54 28 44,67 337,955 4 6 6 65 9446
% 20

5 146 BAVER AKBALIK 7D 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 7 7 4,67 9 10 5,67 56 26 47,34 336,900 5 7 7 69 9586
% 20

6 155 MERYEM ŞAHİN 7D 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 2 3,33 3 8 0,33 12 5 10,33 47 27 37,99 314,121 6 9 9 108 13022
% 28

7 171 ZEYNEP ALTINTAŞ 7D 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 1 6 -1,00 5 8 2,33 11 9 8,00 47 33 36,00 311,213 7 10 10 115 13519
% 29

8 220 ZINAR GÜNEŞ 7D 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 4 1,67 3 14 -1,67 9 11 5,33 42 42 28,00 279,937 8 15 15 201 19379
% 41

9 94 V İ Y A N B A B A T 7D 9 8 6,33 4 5 2,33 4 5 2,33 1 6 -1,00 6 8 3,33 11 7 8,67 35 39 21,99 279,036 9 16 16 206 19596
% 41

10 160 İLVAN ŞAHİN 7D 11 8 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 6 1,00 4 12 0,00 8 9 5,00 37 44 22,33 267,219 10 20 20 257 21999
% 47

11 11 NURHAK AKKAYA 7D 10 8 7,33 6 3 5,00 4 5 2,33 1 5 -0,67 5 8 2,33 6 5 4,33 32 34 20,65 266,185 11 21 21 261 22212
% 47

12 149 CENNET ÖZDEMİR 7D 9 10 5,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 6 0,00 6 9 3,00 4 13 -0,33 37 42 23,01 257,216 12 27 27 305 24100
% 51

13 37600 BERJİN BJK BJK 7D 9 7 6,67 6 3 5,00 4 4 2,67 2 8 -0,67 5 12 1,00 6 9 3,00 32 43 17,67 252,747 13 34 34 336 25064
% 53

14 144 BARAN OSAL 7D 7 13 2,67 6 3 5,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 35 54 17,00 250,807 14 37 37 349 25500
% 54

15 145 BERFİN KIZILTAŞ 7D 8 12 4,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 2 1,33 1 5 -0,67 6 12 2,00 32 36 19,99 243,165 15 43 43 395 27277
% 58

16 343 ADAR NUMAŞ 7D 6 8 3,33 5 4 3,67 5 4 3,67 2 4 0,67 6 10 2,67 3 11 -0,67 27 41 13,34 231,908 16 52 52 460 30025
% 64

17 153 GÜLBAHAR KIZILTAŞ 7D 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 6 0,00 5 12 1,00 4 15 -1,00 29 55 10,66 227,730 17 54 54 485 31110
% 66
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7E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN EDREMİT/VAN TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI75 75 741 47267

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,70 5 4 3,99 5 3 4,34 4 4 2,58 6 7 3,07 7 9 4,33 36 34 25,01 271,970

Okul Ortalaması 9 9 5,66 6 4 4,34 6 4 4,36 2 5 0,56 5 11 1,06 7 10 3,36 33 42 19,34 251,480

SINIF: 7E

KATILIMLAR

1 205 ZÜLEYHA BİLEN 7E 13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 2 3,33 4 12 0,00 11 7 8,67 50 29 40,34 314,241 1 8 8 107 13005
% 28

2 198 RUKİYE İDRAK 7E 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 2 2 1,33 5 3 4,00 3 6 1,00 39 22 31,66 297,247 2 12 12 147 16023
% 34

3 191 NUJİYAN GÜMÜ Ş*Ş 7E 13 5 11,33 6 3 5,00 8 2 7,33 0 3 -1,00 1 8 -1,67 8 7 5,67 36 28 26,66 281,059 3 14 14 195 19119
% 40

4 206 ZÜHRE SİBAK 7E 11 9 8,00 8 1 7,67 7 3 6,00 1 2 0,33 7 13 2,67 5 15 0,00 39 43 24,67 265,525 4 22 22 263 22343
% 47

5 176 BEYTULLAH SÖNÜK FB7E 8 11 4,33 7 3 6,00 6 3 5,00 0 7 -2,33 5 8 2,33 7 9 4,00 33 41 19,33 255,981 5 30 30 318 24349
% 52

6 358 BİRGÜ  TOM* 7E 10 9 7,00 7 2 6,33 7 2 6,33 0 2 -0,67 2 11 -1,67 5 9 2,00 31 35 19,32 247,909 6 40 40 367 26161
% 55

7 208 UĞUR ÇEPE 7E 8 11 4,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 1 -0,33 4 13 -0,33 9 10 5,67 26 50 9,34 234,904 7 49 49 440 29297
% 62

8 188 NAZAR GÖKHAN 7E 8 9 5,00 6 2 5,33 5 3 4,00 0 2 -0,67 2 6 0,00 2 6 0,00 23 28 13,66 231,956 8 50 50 458 30015
% 64

9 184 İSHAK  ÜSTÜN GS 7E 9 11 5,33 5 4 3,67 6 3 5,00 0 5 -1,67 3 11 -0,67 4 12 0,00 27 46 11,66 228,190 9 53 53 483 31005
% 66

10 223 ŞERVAN RIDVAN PEKER7E 8 10 4,67 5 4 3,67 2 5 0,33 1 4 -0,33 5 10 1,67 3 11 -0,67 24 44 9,34 225,612 10 55 55 494 31663
% 67

11 215 YALÇIN BAŞKURT 7E 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 28 62 7,33 221,407 11 58 58 514 32793
% 69

12 183 GÖKHAN GÜMÜŞTAŞ 7E 10 10 6,67 3 6 1,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 15 -2,00 4 7 1,67 23 55 4,68 220,016 12 59 59 525 33181
% 70

13 177 BERAT  GÜNDOĞDU GS7E 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 26 64 4,66 215,694 13 61 61 546 34425
% 73

14 359 MERT KIZILTAŞ 7E 9 11 5,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 28 62 7,34 215,314 14 63 63 550 34529
% 73

15 24800 MELİSA ALANTAŞ 7E 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 24 65 2,33 202,818 15 66 66 640 38539
% 82

16 0 BARAN NUMASM 7E 10 10 6,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 20 -6,67 4 15 -1,00 24 65 2,33 196,338 16 69 69 666 40748
% 86

17 217 ŞİRİN KAR DUMAN 7E 5 11 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 0 4 -1,33 2 18 -4,00 6 14 1,33 21 59 1,33 194,159 17 70 70 682 41501
% 88
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SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHANTIRAKGÖZ 380  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,702 271,970 4 44 44 407 27881

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 5 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 6,13 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,20 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,60 4,36 4,34

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,53 0,56 2,58

Matematik 20 4 12 0,00 0 2,87 1,06 3,07

Fen 20 5 13 0,67 3 4,07 3,36 4,33

Toplam: 90 33 49 16,67 19 20,40 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CDbADCdcC DbaaDC cdd

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AAdcBBCDda

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CdDaaACaCa

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) dAbcDbBbCb

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) AaBd ca aDa a dDabdb

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) ccdCbbdaDd dA daBaAd

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE BUL T 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,865 271,970 3 36 36 348 25486

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 5 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,13 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,20 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,60 4,36 4,34

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,53 0,56 2,58

Matematik 20 7 13 2,67 13 2,87 1,06 3,07

Fen 20 8 12 4,00 20 4,07 3,36 4,33

Toplam: 90 35 55 16,67 19 20,40 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CbbAabdcCaDbcDDbCcCd

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) dAaDBdCbbD

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CBaaCAddCa

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) cbAdcbabCd

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) cccAacbccDaDcAcbCAdD

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) bDCbbCdDDBdBcbaddacB

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞN  İ **   İN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,679 271,970 5 72 72 699 42947

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 5 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,13 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,20 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,60 4,36 4,34

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 0,53 0,56 2,58

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,87 1,06 3,07

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,07 3,36 4,33

Toplam: 90 20 70 -3,33 -4 20,40 19,34 24,99

Sözel (TÜR) dcAbDaBcbdcABDadCddc

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AbCDccabAc

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) dccabdCdab

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) dcbabdcadb

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) daBcBadbabacaddaCcbD

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) AcCCbadDbcdacbdcabcd

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 0 3 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SONER KÖKLÜ 344  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,493 271,970 1 3 3 25 5082

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 5 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 6,13 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,20 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,60 4,36 4,34

İngilizce 10 3 4 1,67 17 0,53 0,56 2,58

Matematik 20 14 2 13,33 67 2,87 1,06 3,07

Fen 20 12 5 10,33 52 4,07 3,36 4,33

Toplam: 90 59 19 52,67 59 20,40 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AAcCdBDD BCBCDDBc Aa

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DDABDCBAaA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) dDdCACdCDC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) A  Aaa Cbd

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) BAcBA BaDB CD ACDBD 

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) C baCDadD A BABBDAcB

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 0 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İNCE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,874 271,970 2 28 28 309 24166

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 5 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 5 5,33 27 6,13 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 3 2 2,33 23 4,20 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 2,60 4,36 4,34

İngilizce 10 3 0 3,00 30 0,53 0,56 2,58

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 2,87 1,06 3,07

Fen 20 8 4 6,67 33 4,07 3,36 4,33

Toplam: 90 27 23 19,33 21 20,40 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AAD da DbBC C   ab  

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DbA a  A  

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) c BC a C  

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG)   BA   C  

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT)  d ab Baa  Ccaba Bb 

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) dAa    aDBAB A Bb B 

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KB D*R TOI* 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,161 271,970 1 25 25 281 23104

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 1 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 5 7,33 37 7,33 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 5,33 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 4,36 4,34

Matematik 20 2 3 1,00 5 1,00 1,06 3,07

Fen 20 3 1 2,67 13 2,67 3,36 4,33

Toplam: 90 27 14 22,33 25 22,33 19,34 24,99

Sözel (TÜR) acAAD dBC DdB  Cd C 

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AdaD BCDA 

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CBDBadCdCD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sayısal (MAT)  a  aB          C  c

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN)  DaC             D  

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
A*NEA  *A 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
159,933 271,970 12 74 74 738 46782

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 12 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 3,22 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 0 10 -3,33 -33 3,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,97 4,36 4,34

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,47 0,56 2,58

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 0,69 1,06 3,07

Fen 20 3 17 -2,67 -13 2,92 3,36 4,33

Toplam: 90 13 77 -12,67 -14 16,11 19,34 24,99

Sözel (TÜR) dbdcbbdcCBbAdccaCdad

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) ccaacdbbdc

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) aacaCddddc

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) bcccbacDbb

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) dBdcdabccaCbBcaabAdc

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) dbaCDbaaDdaadbcdccda

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 0 3 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DEMİR 451 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,063 271,970 6 39 39 366 26123

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 12 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 3,22 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,97 4,36 4,34

İngilizce 10 6 4 4,67 47 0,47 0,56 2,58

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 0,69 1,06 3,07

Fen 20 8 12 4,00 20 2,92 3,36 4,33

Toplam: 90 38 51 21,00 23 16,11 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CDAADdccCaabdbDadBac

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AbdDBdCDdD

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CcDBCdadCD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) cAABDCcDdb

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) bBdbccacBcdcaba CcaD

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) ccddbCCbDdcddAdBBDbB

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TOMAY 350 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,238 271,970 11 71 71 684 41833

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 12 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 14 -1,67 -8 3,22 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,97 4,36 4,34

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 0,47 0,56 2,58

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 0,69 1,06 3,07

Fen 20 3 14 -1,67 -8 2,92 3,36 4,33

Toplam: 90 25 55 6,67 7 16,11 19,34 24,99

Sözel (TÜR) ddaCaBaa daBbcbc  bd

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) baABDbBACA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) BDcCACBC C

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG)  caAaccdb 

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) ccbabbdd dcCDccdaBbd

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) adbDbcdCbcdacdcdD   

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 0 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH JR 2008 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,298 271,970 4 35 35 340 25154

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 12 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 3,22 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 3,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,97 4,36 4,34

İngilizce 10 3 5 1,33 13 0,47 0,56 2,58

Matematik 20 1 10 -2,33 -12 0,69 1,06 3,07

Fen 20 9 11 5,33 27 2,92 3,36 4,33

Toplam: 90 33 40 19,67 22 16,11 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AADCCdaD cCaCab  dcC

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) D AaDCBAab

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN)  DcdACaC C

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) bA dbDbdC 

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) B cdd cd c  c cd a  

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) CcbcaDCCadAcBAaBDbac

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 1 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA TOMAY 49 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,926 271,970 9 51 51 459 30022

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 12 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 7 4,67 23 3,22 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 3,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,97 4,36 4,34

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 0,47 0,56 2,58

Matematik 20 3 8 0,33 2 0,69 1,06 3,07

Fen 20 4 11 0,33 2 2,92 3,36 4,33

Toplam: 90 25 36 13,00 14 16,11 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CcbA CcBC a  bDa c A

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) cA DBadcAD

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN)  cDBCACdCb

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG)   d c   b 

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT)    A a Dac c bcaC a 

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) bDd b    adBdddacDcB

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ÖZDEMİR 53 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,771 271,970 2 17 17 209 19663

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 12 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 3,22 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,97 4,36 4,34

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,47 0,56 2,58

Matematik 20 6 11 2,33 12 0,69 1,06 3,07

Fen 20 9 10 5,67 28 2,92 3,36 4,33

Toplam: 90 41 44 26,33 29 16,11 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AbDC dDDcBCadDadBbAd

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) cadBDCaAad

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) BDddACBCDC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) AAacacdaCB

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) cAbdA dBaacbD  CbdDa

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) CbDbbcaabdA BABdDbBB

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ERBAY 55 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,208 271,970 3 32 32 334 24972

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 12 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 3,22 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,97 4,36 4,34

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,47 0,56 2,58

Matematik 20 7 11 3,33 17 0,69 1,06 3,07

Fen 20 6 13 1,67 8 2,92 3,36 4,33

Toplam: 90 36 49 19,67 22 16,11 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AbaCad DAcC CDbacCda

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) cDABDCdAac

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) dDdaACdCaC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) AbBAcDbdac

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) BAacAdcB abCcadCaB a

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) d DbCDCdaBbacAddcbaa

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 0 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEMLAN ÖMEROĞLU 5 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,829 271,970 1 11 11 119 13776

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 12 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 3,22 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,97 4,36 4,34

İngilizce 10 5 3 4,00 40 0,47 0,56 2,58

Matematik 20 6 9 3,00 15 0,69 1,06 3,07

Fen 20 9 10 5,67 28 2,92 3,36 4,33

Toplam: 90 50 31 39,67 44 16,11 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CcdADdBBCBDdBbDCa aA

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AAdDBBCDAD

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CBDBCAdBCD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) AAA cCdaC 

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) c dAadd dc c ABDC aD

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN)  cCbDCdDbBdBAbdcdDAc

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 0 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYDEMİR 41 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,278 271,970 5 38 38 361 25841

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 12 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 3,22 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,97 4,36 4,34

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,47 0,56 2,58

Matematik 20 11 9 8,00 40 0,69 1,06 3,07

Fen 20 7 13 2,67 13 2,92 3,36 4,33

Toplam: 90 34 56 15,33 17 16,11 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CDdbaCdBCabdcbcbadac

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) bcdbBdCaAc

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CdDBCACabD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) cdAcbdacbd

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) dBaAdBdDBDCaBbcDaACb

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) bbdCcadbcBBcAdacBDAc

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÇETİN 39 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,669 271,970 7 41 41 369 26221

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 12 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 3,22 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,97 4,36 4,34

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,47 0,56 2,58

Matematik 20 2 15 -3,00 -15 0,69 1,06 3,07

Fen 20 9 10 5,67 28 2,92 3,36 4,33

Toplam: 90 34 47 18,33 20 16,11 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AbbaadbD  CBdDDB C b

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) ccbBDCBAac

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN)  DBCACdCDC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) AdcAbcdabc

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) BbaBd accddac bbac a

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) C cDCDbbDdbaBAaBDbad

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İLTER 29 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,174 271,970 8 47 47 431 28754

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 12 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 13 -1,33 -7 3,22 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,97 4,36 4,34

İngilizce 10 2 4 0,67 7 0,47 0,56 2,58

Matematik 20 4 9 1,00 5 0,69 1,06 3,07

Fen 20 7 6 5,00 25 2,92 3,36 4,33

Toplam: 90 30 36 18,00 20 16,11 19,34 24,99

Sözel (TÜR) dbaadBcbAda b aa  bC

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DDdBDCBAdA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN)  DdCAaBC C

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG)  b AaDb  a

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) d  cA aBadbdc  C cD 

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) a  b bC Dd   ABdcABB

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 0 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YETKİN 46 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,053 271,970 10 57 57 510 32610

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 12 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,22 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,97 4,36 4,34

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,47 0,56 2,58

Matematik 20 5 14 0,33 2 0,69 1,06 3,07

Fen 20 7 11 3,33 17 2,92 3,36 4,33

Toplam: 90 28 59 8,33 9 16,11 19,34 24,99

Sözel (TÜR) aDcAcddBCaacdDbCdaac

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) bcbDcBCDAb

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CaaddbCcCD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) Acbdcbdcab

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) bBd cBabBaCaabcbdAab

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) ADdCcbbDbddBddBdBa  

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
*** EM 86 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,667 271,970 11 67 67 653 39646

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 13 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 15 -1,00 -5 4,38 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,74 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,74 4,36 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,64 0,56 2,58

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 0,41 1,06 3,07

Fen 20 6 14 1,33 7 3,44 3,36 4,33

Toplam: 90 27 62 6,33 7 17,36 19,34 24,99

Sözel (TÜR) dAcadaacddbBbD daCca

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DadBDCBAbc

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) dbddACBCaC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) bAdcDacbaB

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) dcacbdadcadCaadCbdbC

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) CbccbDdaDaABacBcacca

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
A S* ** S E 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,062 271,970 7 42 42 377 26599

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 13 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 4,38 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,74 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,74 4,36 4,34

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 0,64 0,56 2,58

Matematik 20 1 6 -1,00 -5 0,41 1,06 3,07

Fen 20 6 7 3,67 18 3,44 3,36 4,33

Toplam: 90 31 32 20,33 23 17,36 19,34 24,99

Sözel (TÜR) aDAAa daCaD cDbbbcCb

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AAdDBdCDAa

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CBDBCACdCD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) dAd a c   

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) A a* c aa     d     

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN)  DaCbb  Da BAAac a  

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİNCANTEMİZ 330 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,180 271,970 1 4 4 35 6575

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 13 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 4,38 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,74 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,74 4,36 4,34

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,64 0,56 2,58

Matematik 20 4 8 1,33 7 0,41 1,06 3,07

Fen 20 16 4 14,67 73 3,44 3,36 4,33

Toplam: 90 58 24 50,00 56 17,36 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CbAADdBBCBDABDDCaBCA

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AcdDBBCDAD

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CBDBCACBCa

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) *dAcDCdadA

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) AcaAdd    Cca   Cd c

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) AbCaDCCDbBBBAABaBDAB

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN KÖKLÜ 60 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,850 271,970 8 46 46 418 28327

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 13 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 4,38 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,74 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,74 4,36 4,34

İngilizce 10 0 8 -2,67 -27 0,64 0,56 2,58

Matematik 20 4 9 1,00 5 0,41 1,06 3,07

Fen 20 7 12 3,00 15 3,44 3,36 4,33

Toplam: 90 30 50 13,33 15 17,36 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AbDCadbadBaBCDcdabdC

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DabBDCdACb

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) dcBdACaCbC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) d d*aacdb 

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) d cBAacdb A D ba a  

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) dAcbCcabD AdcAacDbBa

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BILEN 59 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,416 271,970 12 73 73 704 43647

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 13 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 15 -1,00 -5 4,38 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,74 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 3,74 4,36 4,34

İngilizce 10 2 5 0,33 3 0,64 0,56 2,58

Matematik 20 4 11 0,33 2 0,41 1,06 3,07

Fen 20 4 15 -1,00 -5 3,44 3,36 4,33

Toplam: 90 19 61 -1,33 -1 17,36 19,34 24,99

Sözel (TÜR) dAcabcDadBdcabDcabd 

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) aDbcDaBdCA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) abcbdacdba

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) AcabDac   

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) cAD A adcdAb d ba ba

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) CAbDacbdacbdacBdabc 

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 3 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 0 3 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DILDA DARA 44 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,252 271,970 2 13 13 186 18856

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 13 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 4,38 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,74 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,74 4,36 4,34

İngilizce 10 3 4 1,67 17 0,64 0,56 2,58

Matematik 20 3 9 0,00 0 0,41 1,06 3,07

Fen 20 8 11 4,33 22 3,44 3,36 4,33

Toplam: 90 43 34 31,67 35 17,36 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CaAADCdBdaDdBcDCbaC 

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AACDBdCDAD

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CBDBCACdCD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) bAA Dbcc  

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) b BbaB ad dc d cC   

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) cbddDCCDbaBBbAa dcbB

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR ALKAN FB 120 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,338 271,970 3 19 19 256 21974

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 13 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 4,38 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,74 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,74 4,36 4,34

İngilizce 10 2 0 2,00 20 0,64 0,56 2,58

Matematik 20 7 10 3,67 18 0,41 1,06 3,07

Fen 20 7 12 3,00 15 3,44 3,36 4,33

Toplam: 90 35 43 20,67 23 17,36 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AADCddaDbBCaCDbBcdbC

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DcABbCdcbA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) dadadCBdaC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG)    A    C 

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) adb ACBcbdAbDa CcaD 

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) ddabC CCaBcadABdcbBc

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP ALİ ÜRGÜN 25 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,899 271,970 6 31 31 326 24582

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 13 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 4,38 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,74 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,74 4,36 4,34

İngilizce 10 2 5 0,33 3 0,64 0,56 2,58

Matematik 20 4 11 0,33 2 0,41 1,06 3,07

Fen 20 11 8 8,33 42 3,44 3,36 4,33

Toplam: 90 33 46 17,67 20 17,36 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AAcaCdabcBaaCDDccb  

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) caAdDCBAab

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) dDdabaBCDb

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) bAaAcc  d 

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) BbDddbddbdbCccA     

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) CcDD bbdacABBbBaDABB

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 1 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMÜR MOHO 80 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,011 271,970 10 60 60 542 34331

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 13 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 7 3,67 18 4,38 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 1 0 1,00 10 4,74 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 3,74 4,36 4,34

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 0,41 1,06 3,07

Fen 20 3 9 0,00 0 3,44 3,36 4,33

Toplam: 90 14 21 7,00 8 17,36 19,34 24,99

Sözel (TÜR) dcA cbBB  a dDbCC   

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS)      B    

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) Cdc CAddC 

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sayısal (MAT)               a     

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN)  adCbabDc   c   cDc 

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 0 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ÖZTÜRK 70 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,311 271,970 5 29 29 315 24280

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 13 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 4,38 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,74 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,74 4,36 4,34

İngilizce 10 6 4 4,67 47 0,64 0,56 2,58

Matematik 20 5 13 0,67 3 0,41 1,06 3,07

Fen 20 5 9 2,00 10 3,44 3,36 4,33

Toplam: 90 38 41 24,33 27 17,36 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CabADCBcC bdBabb cC 

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) bAdDBdCDAc

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CBDBCAbdCD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) AddBbCBDaA

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) cBBbdab aDdcdcBDdcb 

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN)  bbdDbbDDBacdAd     

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA TOMAY 75 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,403 271,970 9 56 56 501 31978

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 13 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,38 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,74 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,74 4,36 4,34

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 0,41 1,06 3,07

Fen 20 6 14 1,33 7 3,44 3,36 4,33

Toplam: 90 28 42 14,00 16 17,36 19,34 24,99

Sözel (TÜR) cbbCCdacdBCdCDcBcdda

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DDABDCBAdd

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) cDBCAaadDC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sayısal (MAT) a cac dcccb    C    

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) dAaabcCdDdABdbacDbac

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA KOÇİ 101 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,052 271,970 4 23 23 271 22684

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 13 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 4,38 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,74 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,74 4,36 4,34

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 0,64 0,56 2,58

Matematik 20 7 9 4,00 20 0,41 1,06 3,07

Fen 20 7 9 4,00 20 3,44 3,36 4,33

Toplam: 90 34 37 21,67 24 17,36 19,34 24,99

Sözel (TÜR) dAaCddDb BCcCDbB bcb

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DaABaCBACA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) dcdaAaBCaC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG)       c   

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) BbDcA BccacC  bdaBD 

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) C aDdcCbD A BcdcDb c

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS GÖKALP 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 13 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 90 0 0 0,00 0 17,36 19,34 24,99

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA YORĞUN 341 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,184 271,970 2 24 24 278 22872

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 10 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 4,37 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,20 4,36 4,34

İngilizce 10 1 2 0,33 3 0,53 0,56 2,58

Matematik 20 4 10 0,67 3 0,07 1,06 3,07

Fen 20 5 9 2,00 10 1,97 3,36 4,33

Toplam: 90 34 35 22,33 25 13,96 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CDA DCdBCaDbaDDC cdd

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AAdcBBCDda

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CBDaaACaCD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) bA  b     

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) AaBA ca a aca dDb a 

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) dcaCc b  B  AAd cDda

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR İTAH 106 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,100 271,970 9 65 65 591 36376

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 10 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 4,37 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 2,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 4,20 4,36 4,34

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 0,53 0,56 2,58

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 0,07 1,06 3,07

Fen 20 4 12 0,00 0 1,97 3,36 4,33

Toplam: 90 23 50 6,33 7 13,96 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AADdaB DddadCDcddbbb

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DDbBDCB dA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) dcBddba bC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) bbc       

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) aA  bacBaacaca bDdaa

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) CAcDdaa    acbadccdB

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN DÜRMÜŞ 109 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,163 271,970 6 48 48 439 29231

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 10 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 4,37 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 2,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,20 4,36 4,34

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,53 0,56 2,58

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 0,07 1,06 3,07

Fen 20 4 14 -0,67 -3 1,97 3,36 4,33

Toplam: 90 34 48 18,00 20 13,96 19,34 24,99

Sözel (TÜR) cADaCdDDbaCBbDaca dC

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) cDABDCa  d

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) dDdCACBCDC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) AbBAccbCCd

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) aAa bacBaa aca Ccdba

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) dcbbCcdbDdcda a DbBc

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
C İ V A N B A B A T 114 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,837 271,970 8 64 64 565 35203

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 10 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 4,37 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 2,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,20 4,36 4,34

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 0,53 0,56 2,58

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 0,07 1,06 3,07

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,97 3,36 4,33

Toplam: 90 26 62 5,33 6 13,96 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CDAAbCdaacDAcccdaBCb

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) Addbcddbdc

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CBadCACaCD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) bdbcbadD  

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) dccbdBbcdcbaaddDaAbD

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) dcdbbdCDaadBbAcdabbc

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN OKTAY 117 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,378 271,970 3 26 26 304 24074

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 10 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 4,37 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,20 4,36 4,34

Matematik 20 4 8 1,33 7 0,07 1,06 3,07

Fen 20 7 9 4,00 20 1,97 3,36 4,33

Toplam: 90 32 36 20,00 22 13,96 19,34 24,99

Sözel (TÜR) bccadBDaAaaBCDDBadcC

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DDccaCddCc

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) aDBCAaBCDC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sayısal (MAT) acDa  Bd acCD   a b 

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) acDcdaCCbcAcBdB D   

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE ABİŞ BJK 65 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,552 271,970 7 62 62 548 34465

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 10 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,37 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 2,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,20 4,36 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,53 0,56 2,58

Matematik 20 5 15 0,00 0 0,07 1,06 3,07

Fen 20 6 14 1,33 7 1,97 3,36 4,33

Toplam: 90 27 63 6,00 7 13,96 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AbabddccAcCBCDcdcaAa

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DabcabcdCb

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) dcBbACBaaa

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) AbcAbcAdba

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) abcddCcBadcCcadCDcab

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) dbDDCcadbcbacbacDABa

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KÖKLÜ 158 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,402 271,970 1 18 18 226 20743

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 10 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 4,37 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 2,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,20 4,36 4,34

İngilizce 10 2 1 1,67 17 0,53 0,56 2,58

Matematik 20 5 6 3,00 15 0,07 1,06 3,07

Fen 20 8 8 5,33 27 1,97 3,36 4,33

Toplam: 90 35 32 24,33 27 13,96 19,34 24,99

Sözel (TÜR) accc CB CBDddDDCdaCc

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AcaDBBbcb 

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CdDBCACdCa

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) A      a A

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT)  dB ca  BDd  b DC a 

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN)  cCCbd DDc  AAcBdDba

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR SEVİK GS 346 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,802 271,970 4 33 33 335 25047

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 10 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 4,37 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 2,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,20 4,36 4,34

İngilizce 10 0 4 -1,33 -13 0,53 0,56 2,58

Matematik 20 4 12 0,00 0 0,07 1,06 3,07

Fen 20 7 10 3,67 18 1,97 3,36 4,33

Toplam: 90 33 42 19,00 21 13,96 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CD Acbdaada BDDCdBCc

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) ccdDBBCDAD

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CcDBdACadD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG)   cc da   

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT)  ad cB Dacdc caDCbac

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) cDC aCbD d aAddaBcdB

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SALİH EROL 134 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,489 271,970 5 45 45 408 27942

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 10 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 4,37 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,20 4,36 4,34

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,53 0,56 2,58

Matematik 20 6 13 1,67 8 0,07 1,06 3,07

Fen 20 8 12 4,00 20 1,97 3,36 4,33

Toplam: 90 34 54 16,00 18 13,96 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AAbddBcbcBCBbbcc ddd

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) abbBDCBAdc

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) aDdCACcdaC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) AdBdbDbCba

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) aAbdAacB aAacBcCbdba

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) ddbDacdabdABBcBBDAdd

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAVAŞ KAHRAMAN 363 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,447 271,970 10 68 68 665 40705

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 10 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 11 -0,67 -3 4,37 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 2,83 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 4,20 4,36 4,34

İngilizce 10 2 3 1,00 10 0,53 0,56 2,58

Matematik 20 3 13 -1,33 -7 0,07 1,06 3,07

Fen 20 2 2 1,33 7 1,97 3,36 4,33

Toplam: 90 16 41 2,33 3 13,96 19,34 24,99

Sözel (TÜR) d dbadd CdD d bbC  d

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS)  daDBBCaba

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN)  cDabdddCb

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) dAbdD     

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) AaBA ca a acaddbb ab

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) ADab                

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 3 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADAR NUMAŞ 343 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,908 271,970 16 52 52 460 30025

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 8 3,33 17 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 2 4 0,67 7 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 6 10 2,67 13 3,21 1,06 3,07

Fen 20 3 11 -0,67 -3 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 27 41 13,33 15 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) *dbCCd  ABCcb b d  C

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) Db BDbaACb

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) aDcCAdB aC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) cAc a b  B

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) cAcdA aB ab bdACDa b

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) ab DbD b cd  cd Dcac

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN OSAL 144 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,807 271,970 14 37 37 349 25500

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 7 13 2,67 13 3,21 1,06 3,07

Fen 20 9 11 5,33 27 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 35 54 17,00 19 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CbbAaddaadDABbDddcaA

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AAaDBBCcb 

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) ddbBddbBCD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) AbdBbddcab

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) AcaAcBCadDdadABcdcba

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) AcCCbdbacaBcAABBcadB

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAVER AKBALIK 146 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,900 271,970 5 7 7 69 9586

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 6 3 5,00 50 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 7 7 4,67 23 3,21 1,06 3,07

Fen 20 9 10 5,67 28 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 56 26 47,33 53 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CDAADCBBCBadBbDCCaaA

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AAdDBBCDAD

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CBDBCACBCD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) dAABD dDaA

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) A cAda  a bD bBDaA D

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) ADddbCdaaBBB cBBdDbc

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KIZILTAŞ 145 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,165 271,970 15 43 43 395 27277

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 2 2 1,33 13 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 3,21 1,06 3,07

Fen 20 6 12 2,00 10 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 32 36 20,00 22 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) cAbCCdDcdBCBCcbdadcd

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DaABDCBAdA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) dDBbACBCcC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) A   bD   d

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) c D d  a c       a  

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) bdbba abbBA BbBdDAcc

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERJİN BJK BJK 37600 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,747 271,970 13 34 34 336 25064

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 5 12 1,00 5 3,21 1,06 3,07

Fen 20 6 9 3,00 15 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 32 43 17,67 20 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AbcCCBaD  CaCDaB b d

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DaABDCB ab

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) cccC CB Db

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) ccBdbccdaB

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) B cccCcBDac c Abacba

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) d Dab CdDc  dA*dDAd 

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET ÖZDEMİR 149 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,216 271,970 12 27 27 305 24100

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 2 6 0,00 0 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 6 9 3,00 15 3,21 1,06 3,07

Fen 20 4 13 -0,33 -2 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 37 42 23,00 26 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CcdADbdBdBbddaDCCBa 

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AAaDBcCDAc

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CdDBCACBCD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) bddB bccC 

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT)   BAdd baDd cAaaCA c

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) dbCdb bacBc bdc dDcB

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 3 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 2 0 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN KARAKAYA 148 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,041 271,970 2 2 2 20 4667

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 6 3 5,00 50 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 11 5 9,33 47 3,21 1,06 3,07

Fen 20 14 5 12,33 62 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 64 20 57,33 64 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CDAADCBBCBDdabbCCBdA

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AAdDBBCDAc

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CBDBCACBCD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) AA BDCdbCc

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) ABBAaBC Bbdb cB CA D

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) bDCCb CDDBdBAABaBDAa

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR KIZILTAŞ 153 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,730 271,970 17 54 54 485 31110

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 2 6 0,00 0 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 5 12 1,00 5 3,21 1,06 3,07

Fen 20 4 15 -1,00 -5 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 29 55 10,67 12 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CbdADdBBaaDdBaDbacCd

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) bdCDBdCcba

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) ddbBCACaCb

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) cbAdcCd  b

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) ddc aabcabbcBbBDC C 

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) daCacadcbcBc AaddDbc

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLVAN ŞAHİN 160 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,219 271,970 10 20 20 257 21999

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 4 12 0,00 0 3,21 1,06 3,07

Fen 20 8 9 5,00 25 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 37 44 22,33 25 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AAcCbcDDddCaCDbB bAC

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DDABbdcACc

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) cDddAaBCaC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) AAddcD bda

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT)  dDab aa Bcd abCcBca

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) CdcbaDdC BA cAad ABc

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ŞAHİN 155 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,121 271,970 6 9 9 108 13022

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 4 2 3,33 33 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 3 8 0,33 2 3,21 1,06 3,07

Fen 20 12 5 10,33 52 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 47 27 38,00 42 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CDdAaCBBCBDddbDCaaCA

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AdaDBBCDAa

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CcDBCACdCD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) AAA Dbd   

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) d BA c    dccb  Cdb 

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) dDddDCbDDB BAA B DbB

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURHAK AKKAYA 11 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,185 271,970 11 21 21 261 22212

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 5 8 2,33 12 3,21 1,06 3,07

Fen 20 6 5 4,33 22 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 32 34 20,67 23 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) dAcCCBcDdBCcCcbBcC  

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) bDABcbBA A

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) dadbACB cC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) cbdAca    

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) BA dA cBcdbCbad     

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) CbDa b CDcA  Ac     

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR TİNİÇ 418 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,635 271,970 3 5 5 42 6838

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 5 4 3,67 37 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 9 5 7,33 37 3,21 1,06 3,07

Fen 20 14 1 13,67 68 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 58 20 51,33 57 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CcAAcCBBaBDdBbDCCcad

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AAaDBBCDAb

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CBDBCACBCD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) AAdBDCab b

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) A aAdB  aDCDBbaDC   

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) ADCCDdCDDBBBAAB     

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 0 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 0 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
V İ Y A N B A B A T 94 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,036 271,970 9 16 16 206 19596

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 6 8 3,33 17 3,21 1,06 3,07

Fen 20 11 7 8,67 43 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 35 39 22,00 24 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AdaCbBcD BC CDad bdC

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DDdaaC Adb

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) dDddAC daC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) Accd a ab 

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) d DBc ddDBA c bC  ab

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) C bcCDCdDBABddBdc BB

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 1 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
VİYAN ÇİÇEK 42 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,955 271,970 4 6 6 65 9446

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 4 4 2,67 27 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 9 8 6,33 32 3,21 1,06 3,07

Fen 20 11 7 8,67 43 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 54 28 44,67 50 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AA CCBcDdBCBaDbBadAC

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DDABcCBAbA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) BDBCACBCaC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) Ab AbDcC d

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) BA aA BaDabbcBACcB d

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) aADbCbCdDBAaBAc c BB

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 0 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 2 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ALTINTAŞ 171 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,213 271,970 7 10 10 115 13519

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 5 8 2,33 12 3,21 1,06 3,07

Fen 20 11 9 8,00 40 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 47 33 36,00 40 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AAbCdBDDdBCBCDaBcdAd

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DcdBDCBACA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) dDBCACBCDC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) dc dabbC  

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) Bb dd Baba  D cC Bc 

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) CADbdDCdDcAcBcBBDbac

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 0 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN DEMİ BAŞ 142 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,528 271,970 1 1 1 13 3458

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 12 4 10,67 53 3,21 1,06 3,07

Fen 20 13 6 11,00 55 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 68 17 62,33 69 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AADCCBDDABCBCDbBcCAa

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DDABDCBAbA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) BDBCACBCDC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) AABAbDcCCd

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) BA BA BBDB bD dCDBcd

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) CcbaCDbd BcBBABBDABB

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZINAR GÜNEŞ 220 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,937 271,970 8 15 15 201 19379

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 8,51 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,86 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,18 4,36 4,34

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,55 0,56 2,58

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 3,21 1,06 3,07

Fen 20 9 11 5,33 27 5,96 3,36 4,33

Toplam: 90 42 42 28,00 31 31,27 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CDdAcCBBCBcdBDDCdaaA

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AAdDBdCDAa

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CBcBCACdCc

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) A Aaca D c

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) bcdAdd aa dcccc CcCc

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) caCdbCbDDaaBAAccBDcc

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN NUMASM 0 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,338 271,970 16 69 69 666 40748

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 4 6 2,00 20 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 0 20 -6,67 -33 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 4 15 -1,00 -5 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 24 65 2,33 3 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AAaabcaDdaCBCDbBadAC

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DaAdbbBdbA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) aaaabbBCab

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) AABAcababa

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) adbcbacacacbaccabaca

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN)  dbaCbadbBdBBdacbbad

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT  GÜNDOĞDU GS 177 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,694 271,970 13 61 61 546 34425

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 5 15 0,00 0 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 8 12 4,00 20 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 26 64 4,67 5 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR) aabAabBaCdaccDaCdBbd

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) bdbbBdacAc

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) bBDcbcacac

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) AdbaDdacCb

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) bBccadCbdDCacdcDbbda

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) AcaCcddacBcadAcBBDcB

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 0 3 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH SÖNÜK FB 176 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,981 271,970 5 30 30 318 24349

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 0 7 -2,33 -23 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 5 8 2,33 12 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 7 9 4,00 20 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 33 41 19,33 21 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR) dAaabdaDdaC CDaBadAC

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) aaABDCBAbA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN)  DcCACcCbC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) cc  bacda 

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) BdDc  ca  caDBd  B a

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) dbbaCc b cd BAB DbBB

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 1 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BİRGÜ  TOM* 358 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,909 271,970 6 40 40 367 26161

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 2 11 -1,67 -8 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 5 9 2,00 10 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 31 35 19,33 21 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CcbAabd CdDdBaDCCaCA

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AA DBBCaAa

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CcD*CAC CD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) c d       

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) bBdA d  a ac bdb d c

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) d ddDadD B  bd BB dc

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN GÜMÜŞTAŞ 183 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,016 271,970 12 59 59 525 33181

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 3 15 -2,00 -10 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 4 7 1,67 8 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 23 55 4,67 5 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR) daAcabcaCaDdBaDCCBCA

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) dAdDaBaab 

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CdcBacdaCa

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) cb*dcacbdc

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) cBBdacd cbdacdab dCa

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) cbbdbaCDaB  A       

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSHAK  ÜSTÜN GS 184 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,190 271,970 9 53 53 483 31005

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 4 12 0,00 0 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 27 46 11,67 13 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR) cAcabcaDcaCBCDbBddAC

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) aaABDCBdb 

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN)  DcCACcCbC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) bdcdc     

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) acaa  dcD  CD  bccca

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) ddDDab dD cccdd a Bd

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA ALANTAŞ 24800 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,818 271,970 15 66 66 640 38539

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 3 7 0,67 7 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 6 14 1,33 7 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 3 17 -2,67 -13 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 24 65 2,33 3 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AAcaCcaDbBbaCDcdcbcd

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DaddDdddac

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) dDaadacCD 

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) ccaAaDbbCc

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) cADdbCacbabbDcdabBDa

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) CdbadabbbddcdddBDbca

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 1 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KIZILTAŞ 359 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,314 271,970 14 63 63 550 34529

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 28 62 7,33 8 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AbDbCcbccaCdCDadBCAb

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) caABDCdAaA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) dDBdAdcCaa

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) cAdcbccada

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) adDBcCdcbcAbbaddcaab

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) adDcacadbdcBdAccbdBc

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 0 3 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 2 2 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZAR GÖKHAN 188 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,956 271,970 8 50 50 458 30015

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 2 6 0,00 0 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 2 6 0,00 0 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 23 28 13,67 15 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR)  bcCbdaDd C CDaBadAC

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) aaABDCBA  

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN)  DcCA cCaC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG)  c d      

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT)   caA  B ab c d     

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) a  a   dc A Bca     

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NUJİYAN GÜMÜ Ş*Ş 191 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,059 271,970 3 14 14 195 19119

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 1 8 -1,67 -8 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 8 7 5,67 28 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 36 28 26,67 30 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AADCCBDb aCBCDbBad C

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) Dc BDCBbaA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) aDBaACBCDC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) bca       

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) ad ac a D  bc  d    

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) C DDbD bcaAa  B DbaB

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE İDRAK 198 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,247 271,970 2 12 12 147 16023

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 2 2 1,33 13 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 5 3 4,00 20 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 3 6 1,00 5 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 39 22 31,67 35 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AADCCBDDcBbBCDadBbAC

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DaABDCBcaA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) cDdCAaBCDC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) A  b a  C 

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT) BA dA B  a     C  a 

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) a bb    Dd   A db B 

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERVAN RIDVAN PEKER 223 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,612 271,970 10 55 55 494 31663

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 5 10 1,67 8 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 3 11 -0,67 -3 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 24 44 9,33 10 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR) aDcA bcaCdDcdaDC BbA

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AAaDaB cAa

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) ad aCdb C 

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) d  B  d ab

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) cBaAaBbccD  cc bC b 

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) AcaC  bcca cd B ab d

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 1 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 0 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİRİN KAR DUMAN 217 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
194,159 271,970 17 70 70 682 41501

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 11 1,33 7 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 0 4 -1,33 -13 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 6 14 1,33 7 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 21 59 1,33 1 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR) acAc acB dbddDDCad  

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) cACaaddbAD

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CdDdaAbdCa

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) b    acc  

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) bacbdBacdbdbabaaddCa

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) bcddaCbDDccBAAacdbca

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR ÇEPE 208 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
234,904 271,970 7 49 49 440 29297

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 9 10 5,67 28 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 26 50 9,33 10 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR) bDAb dBaCdbbdcDCdBbA

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AAaaddaaAa

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) adcaCbaBda

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) d         

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) AcabdBaDd Ccababb a 

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) AbCdcdba BBBAdBBaabB

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 0 3 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YALÇIN BAŞKURT 215 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,407 271,970 11 58 58 514 32793

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 6 14 1,33 7 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 5 15 0,00 0 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 28 62 7,33 8 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR) CDAAcdBcCBcAcccaaaac

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AcbDBBaacb

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CacaCbCaab

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG) dbAdcbacCd

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) ABdAddbDaabcBAcbdbab

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) AbdCbdbDaacBcdcdBacd

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 0 3 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 1 3 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜHRE SİBAK 206 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,525 271,970 4 22 22 263 22343

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 1 2 0,33 3 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 7 13 2,67 13 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 5 15 0,00 0 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 39 43 24,67 27 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR) acbADCcaCBDAcDDCbabA

Cevap Anh. B CDAADCBBCBDABDDCCBCA

Sözel (SOS) AA DBBCaAD

Cevap Anh. B AACDBBCDAD

Sözel (DİN) CcDcCACaCD

Cevap Anh. B CBDBCACBCD

Sözel (İNG)   d  bB   

Cevap Anh. B AAABDCBDCA

Sayısal (MAT) baBcaBCaBDdcBbdbCdac

Cevap Anh. B ABBABBCDBDCDBABDCACD

Sayısal (FEN) bcCdaadaDcBabdacBDba

Cevap Anh. B ADCCDCCDDBBBAABBBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 3 1 75
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

VAN / EDREMİT/VAN / TESKOMB SÜPHAN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLEYHA BİLEN 205 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,241 271,970 1 8 8 107 13005

Puanı Hesaplanan: 74 74 740 46891

Katılımlar: 17 75 75 741 47267

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 6,02 5,66 6,70

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,73 4,34 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,12 4,36 4,34

İngilizce 10 4 2 3,33 33 -0,35 0,56 2,58

Matematik 20 4 12 0,00 0 -0,29 1,06 3,07

Fen 20 11 7 8,67 43 1,67 3,36 4,33

Toplam: 90 50 29 40,33 45 13,88 19,34 24,99

Sözel (TÜR) AbbCbBDD BCBCDDBaCba

Cevap Anh. A AADCCBDDABCBCDDBBCAC

Sözel (SOS) DDABDCBAdA

Cevap Anh. A DDABDCBACA

Sözel (DİN) BDBCACBCaC

Cevap Anh. A BDBCACBCDC

Sözel (İNG) Ab AaD  C 

Cevap Anh. A AABADDACCB

Sayısal (MAT)  baaAbccb  CcaAbaBb 

Cevap Anh. A BADBACBBDBACDBACDBDC

Sayısal (FEN) CADbC CdbdAddAa DABB

Cevap Anh. A CADDCDCCDBABBABBDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
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